
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Erzurum OLTU Oltu Fen Lisesi 2023 TYT MOMENTUM TYT-2 3766 143 53 53

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Türkiye Genel Ortalama 25.52 10.15 22.98 12.50 4.29 11.43 16.80 4.62 15.65 7.79 4.76 6.60 62.62 23.82 56.66 288.867

İl Ortalaması 29.09 9.19 26.79 14.62 4.05 13.61 22.01 4.17 20.97 9.58 5.81 8.13 75.31 23.22 69.50 331.678
Okul Ortalaması 28.66 9.02 26.41 14.19 4.32 13.11 19.15 5.11 17.87 10.30 6.21 8.75 72.30 24.66 66.14 320.456

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 163 - SONAY KÖMÜR 12 / C 30 10 27.50 17 3 16.25 35 3 34.25 17 3 16.25 99.00 19.00 94.25 414.167 292 10 1 1
2 175 - GAMZE KOPAL 12 / C 36 4 35.00 16 4 15.00 30 4 29.00 16 4 15.00 98.00 16.00 94.00 413.333 297 11 2 2
3 0 - İLKNUR KATITAŞ 0 / 0 30 8 28.00 16 2 15.50 35 4 34.00 17 3 16.25 98.00 17.00 93.75 412.500 309 12 3 3
4 177 - ALPER KORKUTAN 12 / C 33 7 31.25 16 4 15.00 35 5 33.75 15 5 13.75 99.00 21.00 93.75 412.500 309 12 3 3
5 187 - NAZLI ERDEM 12 / C 36 4 35.00 19 1 18.75 28 7 26.25 12 8 10.00 95.00 20.00 90.00 400.000 416 16 5 5
6 153 - YAKUP ÖZDEMİR 12 / B 34 6 32.50 13 7 11.25 32 4 31.00 16 4 15.00 95.00 21.00 89.75 399.167 428 18 6 6
7 109 - OSMAN TAŞCİ 12 / A 32 8 30.00 18 2 17.50 27 1 26.75 14 4 13.00 91.00 15.00 87.25 390.833 504 20 7 7
8 179 - NURAY TAŞDAN 12 / C 32 7 30.25 17 3 16.25 28 3 27.25 13 5 11.75 90.00 18.00 85.50 385.000 569 24 8 8
9 146 - TANER TÜTER 12 / B 31 9 28.75 15 5 13.75 32 7 30.25 14 6 12.50 92.00 27.00 85.25 384.167 576 25 9 9

10 149 - BETÜL ÖZDEMİR 12 / B 32 8 30.00 15 5 13.75 36 4 35.00 9 11 6.25 92.00 28.00 85.00 383.333 590 27 10 10
11 114 - BERAT GÜÇLÜ 12 / A 29 11 26.25 17 3 16.25 28 5 26.75 16 4 15.00 90.00 23.00 84.25 380.833 621 28 11 11
12 176 - KEBİR TÖRE 12 / C 33 5 31.75 16 4 15.00 21 6 19.50 17 3 16.25 87.00 18.00 82.50 375.000 691 31 12 12
13 139 - EMİR COŞKUN 12 / B 32 8 30.00 13 5 11.75 26 4 25.00 14 6 12.50 85.00 23.00 79.25 364.167 811 41 13 13
14 182 - BARIŞ YILMAZ 12 / C 32 8 30.00 15 4 14.00 27 5 25.75 11 9 8.75 85.00 26.00 78.50 361.667 845 43 14 14
15 9 - NAZLICAN AKBULUT 0 / 0 28 12 25.00 13 6 11.50 31 6 29.50 10 10 7.50 82.00 34.00 73.50 345.000 1071 53 15 15
16 143 - ZELAL SOYBAŞ 12 / B 32 4 31.00 15 1 14.75 19 5 17.75 11 5 9.75 77.00 15.00 73.25 344.167 1079 54 16 16
17 134 - AYŞE KOÇ 12 / B 29 11 26.25 14 5 12.75 27 2 26.50 9 8 7.00 79.00 26.00 72.50 341.667 1115 58 17 17
18 126 - HİLAL KADER KAYA 12 / B 36 4 35.00 12 6 10.50 22 6 20.50 8 9 5.75 78.00 25.00 71.75 339.167 1142 59 18 18
19 106 - YAĞMUR YILDIRIM 12 / A 32 6 30.50 16 4 15.00 16 5 14.75 12 6 10.50 76.00 21.00 70.75 335.833 1184 65 19 19
20 6 - AHMET CAN CEYLAN 12 / A 33 5 31.75 14 3 13.25 16 6 14.50 12 8 10.00 75.00 22.00 69.50 331.667 1236 70 20 20
21 168 - ÇİÇEK KKAYA 12 / C 30 10 27.50 18 2 17.50 19 4 18.00 8 8 6.00 75.00 24.00 69.00 330.000 1262 74 21 21
22 99 - MERVE ÖNEN 12 / A 30 8 28.00 15 5 13.75 21 8 19.00 10 8 8.00 76.00 29.00 68.75 329.167 1276 76 22 22
23 160 - MUHAMMED AVCI 12 / C 31 9 28.75 14 6 12.50 21 10 18.50 11 8 9.00 77.00 33.00 68.75 329.167 1276 76 22 22
24 105 - EDA GÜMÜŞ 12 / A 34 4 33.00 15 2 14.50 17 9 14.75 7 9 4.75 73.00 24.00 67.00 323.333 1352 79 24 24
25 0 - GİZEM AKTAN 0 / 0 26 13 22.75 14 6 12.50 21 4 20.00 11 5 9.75 72.00 28.00 65.00 316.667 1442 85 25 25
26 167 - NAGİHAN KİLİÇARSLAN 12 / C 31 8 29.00 14 2 13.50 15 2 14.50 9 6 7.50 69.00 18.00 64.50 315.000 1466 87 26 26
27 161 - BARAN ASLAN 12 / C 27 10 24.50 13 7 11.25 20 4 19.00 11 5 9.75 71.00 26.00 64.50 315.000 1466 87 26 26
28 155 - PAMUK TUBA ÇELİK 12 / C 30 8 28.00 16 4 15.00 9 9 6.75 15 4 14.00 70.00 25.00 63.75 312.500 1513 90 28 28
29 112 - MUHAMMED GÜLTEKİN 12 / A 29 11 26.25 15 5 13.75 18 12 15.00 11 9 8.75 73.00 37.00 63.75 312.500 1513 90 28 28
30 147 - ZEHRA ARSLAN 12 / B 30 8 28.00 12 7 10.25 13 5 11.75 14 3 13.25 69.00 23.00 63.25 310.833 1545 93 30 30
31 115 - İREM ÇÜÇEN 12 / A 26 3 25.25 8 1 7.75 19 2 18.50 11 2 10.50 64.00 8.00 62.00 306.667 1613 96 31 31
32 144 - ESMA BAYAR 12 / B 29 11 26.25 17 3 16.25 8 11 5.25 14 5 12.75 68.00 30.00 60.50 301.667 1675 102 32 32
33 100 - TÜLİN DURSUN 12 / A 33 7 31.25 15 4 14.00 10 0 10.00 6 3 5.25 64.00 14.00 60.50 301.667 1675 102 32 32
34 210 - RABİA ALTINIŞIK 12 / B 31 5 29.75 14 5 12.75 15 9 12.75 7 8 5.00 67.00 27.00 60.25 300.833 1691 104 34 34
35 117 - SÜLEYMAN ALKAN 12 / A 26 13 22.75 14 5 12.75 20 5 18.75 8 8 6.00 68.00 31.00 60.25 300.833 1691 104 34 34
36 162 - HAVVAGÜL DURMUŞ 12 / C 26 11 23.25 12 8 10.00 23 7 21.25 7 8 5.00 68.00 34.00 59.50 298.333 1725 108 36 36
37 173 - NAZLICAN SÜRMELİ 12 / C 25 14 21.50 17 2 16.50 10 2 9.50 11 4 10.00 63.00 22.00 57.50 291.667 1824 110 37 37
38 125 - EMİNE SUDE BAĞCI 12 / B 26 7 24.25 16 3 15.25 14 3 13.25 5 3 4.25 61.00 16.00 57.00 290.000 1847 113 38 38
39 120 - AHMET AYDIN 12 / A 29 10 26.50 14 5 12.75 8 5 6.75 11 1 10.75 62.00 21.00 56.75 289.167 1866 115 39 39
40 107 - KÜBRA AYDIN 12 / A 25 13 21.75 12 3 11.25 16 3 15.25 8 8 6.00 61.00 27.00 54.25 280.833 1983 119 40 40
41 118 - ARİF ARAS 12 / A 27 10 24.50 16 3 15.25 8 2 7.50 9 9 6.75 60.00 24.00 54.00 280.000 1995 121 41 41
42 166 - MELİKE ZERMAN 12 / C 24 14 20.50 13 5 11.75 16 6 14.50 7 7 5.25 60.00 32.00 52.00 273.333 2109 125 42 42
43 113 - EREN AKPINAR 12 / A 24 16 20.00 14 6 12.50 12 7 10.25 8 6 6.50 58.00 35.00 49.25 264.167 2236 128 43 43
44 97 - EMİNE CENGİZ 12 / A 26 13 22.75 12 6 10.50 13 13 9.75 7 10 4.50 58.00 42.00 47.50 258.333 2340 129 44 44
45 131 - BÜŞRA DEMİR 12 / B 20 19 15.25 13 6 11.50 14 5 12.75 10 10 7.50 57.00 40.00 47.00 256.667 2373 130 45 45
46 129 - ZEYNEP AVCI 12 / B 24 9 21.75 9 4 8.00 11 2 10.50 6 0 6.00 50.00 15.00 46.25 254.167 2411 131 46 46
47 124 - AZİZÇATO 12 / A 20 10 17.50 13 7 11.25 16 8 14.00 6 12 3.00 55.00 37.00 45.75 252.500 2440 132 47 47
48 123 - MELİSA AVCI 12 / A 26 10 23.50 10 7 8.25 13 2 12.50 3 6 1.50 52.00 25.00 45.75 252.500 2440 132 47 47
49 104 - METİN BAYKAL 12 / A 21 11 18.25 13 6 11.50 8 1 7.75 9 6 7.50 51.00 24.00 45.00 250.000 2474 134 49 49
50 132 - ELİF AY 12 / B 23 10 20.50 10 7 8.25 14 6 12.50 5 8 3.00 52.00 31.00 44.25 247.500 2508 135 50 50
51 178 - ÖZDEMİ R 12 / C 24 16 20.00 17 3 16.25 4 3 3.25 7 10 4.50 52.00 32.00 44.00 246.667 2527 136 51 51
52 101 - İLKE K L 12 / A 28 9 25.75 8 5 6.75 9 6 7.50 5 7 3.25 50.00 27.00 43.25 244.167 2574 137 52 52
53 171 - SEVİLAY YILDIZ 12 / C 16 3 15.25 12 2 11.50 9 4 8.00 6 2 5.50 43.00 11.00 40.25 234.167 2723 140 53 53
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